
 
Antonio Fernández  

De: "Eva Fernandez" <fernandez@idsys.es>
Para: "'Antonio Fernández'" <afernandez@i3te.com>
Enviado: miércoles, 23 de febrero de 2011 11:10
Asunto: RE: CONSULTA
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G79056-1M 
PZ-Z4000, Z4M, Z4MPLUS, PRINTHEAD 8DOTS 
PVD: 275 € 
  
*iva y portes no incluidos / plazo inmediato 
  
Un saludo,  
  
  
  
  

                                  

De: Antonio Fernández [mailto:afernandez@i3te.com]  
Enviado el: martes, 22 de febrero de 2011 15:51 
Para: Eva Fernandez 
Asunto: Fw: CONSULTA 
  
  
----- Original Message -----  
From:  Antonio Fernández  
To:  tmorral@bluestarinc.com  
Sent:  Tuesday, February 22, 2011 3:33 PM 
Subject:  CONSULTA 
  
Buenas tardes,Toni: 

Podrías pasarme el precio y plazo  para un cabezal de una impresora Zebra 4 M. 

  

  

gracias. 

Atentamente 

 

IDSYS 
Eva Fernández 

NUEVA DIRECCIÓN OFICINA BARCELONA:  
SANT VICENÇ 51. 08208 SABADELL, Barcelona 

efernandez@bluestarinc.com    
Tel:  +34 902 119 103 ext. 3217 
 
Fax:  +34 902 104 407 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario 



  
 
 
__________ Informaci�n de NOD32, revisi�n 5898 (20110223) __________ 
 
Este mensaje ha sido analizado con NOD32 antivirus system 
http://www.nod32.com 
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