administracion@i3te.com

De: Anxo Mourelle de i3te <amourelle@i3te.com>

Enviado el: lunes, 23 de mayo de 2022 14:25

Para: Gloria Alvarez

Asunto: Fwd: RE: Cierre proyecto integracion sistema de etiquetado automatico/manual con
SAP
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—————————— Mensaje reenviado ----------

De: César Fernandez Castro <cesar.fernandez@clun.es>

Fecha: 20 may 2022 11:53 +0200

Para: mportela@i3te.com <mportela@i3te.com>, 'Anxo Mourelle de i3te' <amourelle@i3te.com>
Asunto: RE: Cierre proyecto integracion sistema de etiquetado automatico/manual con SAP

Hola Manuel, nos parece perfecto, mandarnos la factura para pasarsela a nuestros companeros. A lo largo de la
siguiente semana haremos unas pruebas finales para asegurarnos que todo estd funcionando contra SAP, te
agradeceria que os asegurarais de que esta funcionando en pruebas la conexidn con el ERP.

Gracias por todo, un saludo.

De: mportela@i3te.com <mportela@i3te.com>
Enviado el: viernes, 20 de mayo de 2022 11:06



Para: César Fernandez Castro <cesar.fernandez@clun.es>; 'Anxo Mourelle de i3te' <amourelle@i3te.com>
Asunto: Cierre proyecto integracidn sistema de etiquetado automaitco/manual con SAP

REMITENTE EXTERNO: Este correo electronico proviene de un dominio externo a CLUN.
Revisa con atencion los enlaces y/o adjuntos antes de abrirlos.

Buenos dias:

Tras comentar con nuestro gerente Anxo Mourelle la situacién del proyecto y el retraso en la puesta en marcha, y
dado que lo Unico que nos queda a nosotros es precisamente la puesta en marcha, necesitamos dar por cerrado el
proyecto y en este sentido os propones dejar pendiente de facturar un 15%, factura que se emitiria a la puesta en
marcha del nuevo sistema. Os parece bien?

Por otra, cometi un error administrativo interno y no marqué el prepuesto como aceptado en nuestro ERP, esto ha
supuesto que no se facturara en su momento el 20% de inicio de proyecto. Por lo que la propuesta que hacemos
es facturar directamente el 85%.

Espero tus noticias. Gracias.

Saludos,

Manuel Partela
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