Hola Antonio,

Aqui tienes los precios que me has pedido.

-1 Equipo reconocimiento facial > 850€ PVP (30%) = 595€ PVD (Equipo Prox PARA 500 USUARIOS)
-1 Equipo reconocimiento vascular = 1950€ PVP (30%) = 1365€ PVD (Limite 1000 usuarios)
-6 Lectores GP 60 = 323€ PVP (35%) - 209,95€ PVD/unidad

-5 Lectores GP 20 = 61€ PVP (30%) = 42,7€ PVD/unidad
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-4480 udes. de tags circulares de 50 mm. didmetro del agujero 4mm, SIN IMPRESION (el modelo con menos grosor que tengan) =2 Worl Tag

Unique 50mm, Ref. 54PRXWTO04 a 1,65€ PVP (Descuento por volumen 5000 unidades) = 0,74€ PVD

Un saludo!

Marc Vila
Departamento Comercial
mvila@kimaldi.com

Kimaldi Electronics, S.L.

Ctra.de Rubi, 292 B - Pol. Ind. Can Guitard
08228 - Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. +34 937 361 510 - Fax +34 937 361 511

www.kimaldi.com

Llimaldi

electronlic

Promocion solo hasta el 15/06/2011
hasta 1.000
impresiones
gratuitas !

Evolis Pebble 1.590€ PVP + § cintas regalo
Evolis Dualys 2.090€ PVP + § cintas regalo
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AVISO LEGAL: Este correo y sus archivos adjuntos, en adelante "mensaje”, es privado y confidencial y va dirigido
exclusivamente a su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o

usarlo en ningln sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje. No hay renuncia a la confidencialidad
ni a ninguin privilegio por causa de transmision errénea o mal funcionamiento.

DISCLAIMER: This e-mail and attachments from now on "message" is private and confidential and it is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message by mistake, you should not disseminate, distribute or copy this message. Please
inform the sender and delete the message from your system. No confidentiality nor any privilege regarding the information is

waived or lost by any.

.Aless Kimaldi

De: Antonio Fernandez [mailto:afernandez@i3te.com]

Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2011 10:37
Para: Marc Vila
Asunto: Fw: CONSULTA

----- Original Message -----

From: Antonio Fernandez

To: cbolde@kimaldi.com

Sent: Wednesday, May 25, 2011 10:32 AM
Subject: Fw: CONSULTA

----- Original Message -----

From: Antonio Fernandez

To: José Luis Navarrete

Sent: Wednesday, May 25, 2011 10:27 AM
Subject: CONSULTA

Buenos dias, José Luis:

Ruego me cotices el siguiente material:
-1 Equipo reconocimiento facial

-1 Equipo reconocimiento vascular

-6 Lectores GP 60
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-5 Lectores GP 20

-4480 udes. de tags circulares de 50 mm. diametro del agujero 4mm, SIN IMPRESION (el modelo con menos grosor que tengan)
Ruego respuesta a la mayor brevedad

Saludos

Antonio Fernandez
Responsable Compras
www.i3te.com
afernandez@i3te.com
i3TE i+D+i,SLU

Grupo i3TE

TIf. +34 986 34 22 09
Fax. +34 986 34 22 75
Mévil: +34 616 693 571
Eiriz 7A - Budifio
36475 - Pontevedra (Esparia)

-- Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene informacién CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgacion esta
prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso estan prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma via o por telefono (+34 986 34 22 09) y proceda a su destruccion. El correo electrénico via Internet no permite asegurar la
confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepcién. Grupo i3TE no asume responsabilidad por estas circunstancias.
This message is intended exclusively for its addressee.
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