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Antonio Fernandez

De: "Vicky Ramos" <vramos@bluestarinc.com>
Para: <afernandez@i3te.com>

Enviado: martes, 25 de septiembre de 2012 13:10
Asunto: RE: CONSULTA

Buenos dias Antonio,

Le indico la informacioén solicitada:

MK9520-37A38 - Voyager 9520 USB Kit: black sc => 160,40 € PVP + IVA
Dto. 36%

Entrega inmediata

Aparte de esta configuracién, también lo tengo en color gris.

Saludos,

Nota Informativa: Debido al cambio de IVA, les recordamos que en los pedidos facturados a partir
del 1 de Septiembre del 2012 se aplicara el 21%, con lo que el importe facturado sera diferente al
mostrado en este documento de confirmacion de pedido.
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PROMOCIONES ACTIVAS

De: Antonio Fernandez [mailto:afernandez@i3te.com]
Enviado el: martes, 25 de septiembre de 2012 11:31
Para: Lupe Valades
Asunto: CONSULTA

Buenos dias:
Ruego me cotice el siguienter material:
-1 Pistola Metrologic modelo: MS9520

Saludos

Antonio Fernandez
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-- Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene informacién CONFIDENCIAL sometida
a secreto profesional o cuya divulgacion esta prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, debe
saber que su lectura, copia y uso estan prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por
esta misma via o por telefono (+34 986 34 22 09) y proceda a su destruccion. El correo electrénico via
Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta
recepcion. Grupo i3TE no asume responsabilidad por estas circunstancias. This message is intended
exclusively for its addressee.
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