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Antonio Fernandez

De: "Rodriguez, Nicolas" <nrodriguez@flamagas.com>
Para: "Antonio Fernandez" <afernandez@i3te.com>
CC: "Freixes, Mario" <mfreixes@flamagas.com>

Enviado: miércoles, 05 de junio de 2013 12:06
Asunto: RE: CONSULTA

Hola Antonio
Disculpa el retraso pero estdbamos en conversaciones con el fabricante, te explico.

A continuacion te detallo precio unitario del modulo 3G del equipo G1050.

HSUPA-1050 |G0bi—3000 HSUPA(3.75G)/GSM/CDMA/GPRS w/antennas.................

La manipulacion del equipo por parte de I3TE conlleva la pérdida de la garantia, no obstante informarte que
esta vence el proximo dia 6 Julio y entre que se cursa pedido y llega el material es posible que tan sélo
estemos a muy pocos dias de que esto ocurra.

I3TE esta méas que capacitado para realizar dicha manipulacién por tanto no creemos que esta manipulacion
no sea realizada de forma satisfactoria por parte de I3TE, enviaremos documentacién de como se realiza
dicha integracion, para evitarnos enviar equipos a Taiwan.

Si I3TE no quiere realizar la manipulacion entonces se debera enviar el equipo a Taiwan y que sea el propio
fabricante quien la realice, con lo que conlleva en tiempo de espera.

A la espera de tus comentarios recibe un cordial saludo
Plazo de entrega aprox.. 3 semanas.

Saludos

Nicolas Rodriguez

Técnico Comercial

FLAMAGAS

DIVISION ELECTRONICA

Movil: 630 149 086

Tel.: +34 93 291 05 66

Fax.: +34 93 291 05 47

mailto: nrodriguez@flamagas.com

Web: http://www.electronicaflamagas.com
Soportehttp://soporte.flamagas.com

----- Mensaje original-----

De: Antonio Fernandez [mailto:afernandez@i3te.com]
Enviado el: viernes, 31 de mayo de 2013 13:13
Para: Rodriguez, Nicolas

CC: Freixes, Mario

Asunto: Re: CONSULTA

Hola Nicolas:

05/06/201.
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Tienes una placa con 3G para montar en los tres equipos que compramos el afio pasado ? . Si es asi,
ofertamela. (3 unidades).

Saludos

Antonio Fdez.)

————— Original Message -----

From: Rodriguez, Nicolas

To: Antonio Fernandez

Cc: Freixes, Mario

Sent: Friday, May 31, 2013 12:08 PM
Subject: RE: CONSULTA

Hola Antonio

Disculpa el retraso pero he estado de viaje y entre ponerme al dia he tardado un poco, una vez
aceptes mis disculpas, a continuacion te detallo precios y configuraciones de equipo Tablet G1050
Medium:

CE1524....... G1050-Medium (P/N: 7410500010050P): 10.4" Intel Z530P rugged tablet PC with
resistive touch screen (340nits), DDR2-2GB, 32GB SSD, WiFi, Bluetooth, Camera, 2*Battery Packs
(External + Internal), Hand Strap, 65W Power Adapter,and 2 Power Cords (EU+USA). ( with RFID
(13.56MHz) Kit & Without: Express34/54, Barcode Scanner, HSUPA, O/S) ............... 1.420 €/UN

G1050-Medium (P/N: 7410500010050P): 10.4" Intel Z530P rugged tablet PC with resistive touch
screen (340nits), DDR2-2GB, 32GB SSD, WiFi, Bluetooth, Camera, 2*Battery Packs (External +
Internal), Hand Strap, 65W Power Adapter,and 2 Power Cords (EU+USA). ( with RFID (13.56MHz)

Kit, WITH S.O. WINDOWS 7 And 3.7 G Comunication.......... 1.637 €/un
CE1525.....BATERIA GLADIUS G1050........... 69 €/un
CE1526...... CUNA GLADIUS G1050.............. 144 €/un

Plazo de entrega aprox. 3 semanas.

A la espera de tus noticias recibe un cordial saludo

Nicolas Rodriguez

----- Mensaje original-----
De: Antonio Fernandez [mailto:afernandez@i3te.com]
Enviado el: jueves, 30 de mayo de 2013 12:12
Para: Rodriguez, Nicolas
Asunto: CONSULTA
Buenos dias, Nicolas:
Necesito precio y plazo de entrega del siguiente material:

-1 Tablet de 10.4" con touch resistivo,wifi, bluetooth y lector RFID ( Iguales a los enviados el
afio pasado).

En este caso necesito que tenga tambien 3G

Incluye en la oferta. Cuna DTC 1050 y un par de baterias

05/06/201.
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Me urge respuesta
Saludos cordiales

Antonio Fernandez
Responsable Compras
www.i3te.com
afernandez@i3te.com
i3TE i+D+i,SLU

Grupo i3TE

TIf. +34 986 34 22 09
Fax. +34 986 34 61 37
Movil: +34 616 693 571
Eiriz 7A - Budifio
36475 - Pontevedra (Espafia)

-- Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene informacion
CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgacion esta prohibida por la ley.
Si ha recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso estan
prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via o por
telefono (+34 986 34 22 09) y proceda a su destruccion. El correo electrénico via Internet no
permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o
correcta recepcion. Grupo i3TE no asume responsabilidad por estas circunstancias. This
message is intended exclusively for its addressee.

05/06/201.



