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De: "Amaia Esnaola" <a.esnaola@euchner.es>
Para: <afernandez@i3te.com>
CC: "pablo" <p.sesma@euchner.es>

Enviado: martes, 25 de marzo de 2014 8:36
Asunto: i3te- CONSULTA

Buenos dias,
Le indico precio y plazo para 1 un. MA300-06-080-6

PRECIO: 430.22 Euro/un
PLAZO: 1-2 Semana aprox.
PORTES: Debidos

F.PAGO: 100% al pedido

Saludos,
Amaia

De: Amaia Esnaola [mailto:a.esnaocla@euchner.es]
Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2014 12:03
Para: 'Antonio Fernandez'

Asunto: RE: CONSULTA

Ok,
Ya hemos solicitado a EMETA precio y plazo.
Tan pronto tengamos respuesta, le informamaos.

Saludos,
Amaia

De: Antonio Fernandez [mailto:afernandez@i3te.com]
Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2014 11:55

Para: Amaia Esnaola

Asunto: Re: CONSULTA

Buenos dias:
La referencia es: MA300-06-0080-6

Saludos
Antonio Fernandez

————— Original Message -----

From: Amaia Esnaola

To: 'Antonio Fernandez'

Sent: Monday, March 24, 2014 11:12 AM
Subject: RE: CONSULTA

Buenos dias,

material que solicita.

Nos facilitan este link para que pueda localizar el material:
http://www.emetaencoders.com/Templates/Emeta/&iffietail.aspx?content=43

Nos informan desde Emeta que la informacion que nos facilita no es suficiente para determinar el
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Comentan que puede ser la siguiente referencia, pero necesitan su confirmacion:
MA300-10-0080-6 equal 58mm rugged with 10mm shaft, 80 pulses and external
4-screw terminal

En espera de su respuesta,
Saludos,

Amaia Esnaola /Euchner, S.L.

De: Antonio Fernandez [mailto:afernandez@i3te.com]
Enviado el: viernes, 21 de marzo de 2014 13:01
Para: a.esnaola@euchner.es

Asunto: CONSULTA

Buenos dias, Mikeli:

De acuerdo con la conversacion mantenida por teléfono, ruego me cotice el siguiente material:
-1 Encoder de 58 mm., rugerizado, con salida a bornas, eje de 10. Ref. MA30010801

Le indico datos de nuestra Empresa para confeccionar la oferta:

I3TE | MAS D MAS |, SLU
C/ CORUNA,2-3°C

36470 SALCEDA DE CASELAS(PONTEVEDRA)
CIF: B36504157

CONTACTO: ANTONIO FERNANDEZ
Ruego respuesta a la mayor brevedad.
Saludos cordiales

Antonio Fernandez
Responsable Compras
www.i3te.com
afernandez@i3te.com
i3TE i+D+i,SLU

Grupo i3TE

TIf. +34 986 34 22 09
Fax. +34 986 34 61 37
Movil: +34 616 693 571
Eiriz 7A - Budifio
36475 - Pontevedra (Espafia)

-- Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene informacion CONFIDENCIAL sometida
a secreto profesional o cuya divulgaciéon esté prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error,
debe saber que su lectura, copia y uso estan prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma via o por telefono (+34 986 34 22 09) y proceda a su destruccion. El correo
electrénico via Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su
integridad o correcta recepcion. Grupo i3TE no asume responsabilidad por estas circunstancias. This
message is intended exclusively for its addressee.
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