cmoreira@i3te.com

De: Tania Lema <tlema@profand.com>
Enviado el: lunes, 1 de marzo de 2021 8:41
Para: mportela

CC: sat; César

Asunto: Re: Presupuesto reloj digital

Marca de seguimiento: Seguimiento

Estado de marca: Marcado

Buenos dias Manuel,

Aceptamos presupuesto. Gracias

Saludos,

Tania Lema
Departamento de RRHH

De: "mportela” <mportela@i3te.com>

Para: "Tania Lema" <tlema@profand.com>, "sat" <sat@i3te.com>, "César" <cestevez®i3te.com>
Enviados: Miércoles, 24 de Febrero 2021 18:39:15

Asunto: RE: Presupuesto reloj digital

Buenas tardes Tania:
Adjunto remito oferta y plazo de entrega del material solicitado.

Gracias por tu consulta.

Par 4, P119 - P.Il. A Grapxa Manuel Portela
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De: Tania Lema <tlema@profand.com>

Enviado el: martes, 16 de febrero de 2021 17:39

Para: sat <sat@i3te.com>; César <cestevez@i3te.com>
Asunto: Presupuesto reloj digital

Buenas tardes,



Necesitamos instalar un reloj digital en el comedor de logistica que esté sincronizado con los
ficheros.

El que tenemos actualmente en el comedor de produccion es este, disponéis de alguno similar?
Nos podéis enviar presupuesto por favor?
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Gracias

Saludos,

Tania Lema
Departamento de RRHH




