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cmoreira@i3te.com

De: César Estévez <cestevez@i3te.com>
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 8:51
Para: 'Alberto Longueira Martinez'; cmoreira@i3te.com
Asunto: RE: Presupuesto PR2110-3000

Hola! 
 
Entonces pedimos la correa. Te aviso en cuanto tenga los plazos exactos ( a lo mejor puedo acortarlo un poco ) 
 
Un saludo. 

 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 8:49 
Para: César Estévez <cestevez@i3te.com> 
Asunto: RE: Presupuesto PR2110-3000 
 
Okey! Dale! 
 
 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 



2

De: César Estévez <cestevez@i3te.com>  
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 8:47 
Para: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com> 
Asunto: RE: Presupuesto PR2110-3000 
 
Hola! 
 
Los piñones no tienen mala pinta, por eso te pasé también el de solo la correa. Yo creo que podemos cambiar solo la 
correa sin problemas. 
 
Un saludo. 

 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: miércoles, 3 de noviembre de 2021 8:30 
Para: César Estévez <cestevez@i3te.com> 
Asunto: RE: Presupuesto PR2110-3000 
 
Hola! 
 
Pues no sé, lo que consideres mejor. 
La correa solo? 
 
Los piñones están dañados??? 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 
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De: César Estévez <cestevez@i3te.com>  
Enviado el: martes, 2 de noviembre de 2021 17:27 
Para: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com> 
Asunto: RE: Presupuesto PR2110-3000 
 
Hola Alberto! 
 
No, se cambia o la opción 1 o la 2. Tal como te comenté, podemos cambiar solo la correa o el juego de correa y 
piñones. 
 
Un saludo. 

 

De: cmoreira@i3te.com <cmoreira@i3te.com>  
Enviado el: martes, 2 de noviembre de 2021 17:20 
Para: 'César Estévez' <cestevez@i3te.com> 
Asunto: RV: Presupuesto PR2110-3000 
 
Hola Cesar, no sé con quien hablaste, pero o no se ha enterado o no entiende la oferta. Le contesto yo o hablas tu 
con él? 
 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: martes, 2 de noviembre de 2021 16:55 
Para: cmoreira@i3te.com 
Asunto: RE: Presupuesto PR2110-3000 
 
Hola! 
 
Que hay que cambiar todo, opción 1 y opción 2??? 
 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
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Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 

De: cmoreira@i3te.com <cmoreira@i3te.com>  
Enviado el: viernes, 29 de octubre de 2021 12:23 
Para: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com> 
Asunto: Presupuesto PR2110-3000 
 
Buenos días: 
Adjunto presupuesto de reparación de impresora ZEBRA. 
 
Un saludo 
 
 

 
 
 
 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: lunes, 25 de octubre de 2021 9:22 
Para: César Estévez <cestevez@i3te.com>; cmoreira@i3te.com 
CC: 'sat' <sat@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Hola! 
 
Hay algun problema en enviar la impresora a la oficina de Carreras en MOS para que podias recogerla? 
 
Si es así a la antencion de quien la dejo? Gracias 
 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 
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This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 

De: César Estévez <cestevez@i3te.com>  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 12:54 
Para: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>; cmoreira@i3te.com 
CC: 'sat' <sat@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Hola! 
 
Si actualmente está parada y no puede trabajar en este estado, envíala a la oficina y la revisamos nosotros.  
Evaluamos y decidimos si nos lo admiten en garantía o pedimos el repuesto y lo cambiamos nosotros. 
 
Envíala a la dirección de mi firma. 
 
Gracias, un saludo. 

 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 11:27 
Para: César Estévez <cestevez@i3te.com>; cmoreira@i3te.com 
CC: 'sat' <sat@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Hola! 
Yo por fuera no puedo hacer nada. 
Yo la abriría y miraría pero al estar en garantía la empaqueto y te la envio? 
O la revisáis vosotros previamente? 
 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
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Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 

De: César Estévez <cestevez@i3te.com>  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 11:19 
Para: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>; cmoreira@i3te.com 
CC: 'sat' <sat@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Hola! 
 
En algunos modelos, cuando esto sucede es por desgaste de la correa dentada que arrastra los rodillos. 
Si no se puede detectar y reparar in situ, lo recomendable es enviarla al servicio técnico. 
 
Espero tus noticias. 
 
Un saludo. 

 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 11:11 
Para: cmoreira@i3te.com 
CC: 'César Estévez' <cestevez@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Hola, 
 
Está impresora al imprimir en varias ocasiones parece que se atasca el rodillo y suena como un ruido dentro de la 
impresora. 
 
En el video que adjunto no se ve como se para el rodillo pero si se escucha un ruido. 
 
¿Qué podemos hacer? 
 

https://drive.google.com/file/d/1S3AXt8b1_QqaCEHhE0us3f06kG9ijsFl/view?usp=sharing 
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Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 

De: cmoreira@i3te.com <cmoreira@i3te.com>  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 10:07 
Para: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com> 
CC: 'César Estévez' <cestevez@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Buenos días: 
La última impresora suministrada fue el 22 junio 2020, adjunto albarán. 
Un saludo 
 

 
 
 
 

De: Alberto Longueira Martinez <alongueira@boltonfood.com>  
Enviado el: jueves, 21 de octubre de 2021 9:46 
Para: 'sat' <sat@i3te.com> 
Asunto: RE: Zebra 
 
Buenos dias, 
 
Podias enviarme está info. 
 
Necesitaba verlo porque está fallando la impresora y parece ser un problema interno 
 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
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Departamento Informática 
Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 

De: Alberto Longueira Martinez  
Enviado el: martes, 19 de octubre de 2021 16:45 
Para: 'sat' <sat@i3te.com> 
Asunto: Zebra 
 
 
Buenos dias, 
 
Podiais enviarme las ultimas impressoras zebra compradas y números de serie? 
 
Creo que es una ZT411 
 
 

 

Un Saludo, 

    
Alberto Longueira 
Departamento Informática 
Grupo Conservas Garavilla S.L. 
Mobile +34 688 676 549 | alongueira@boltonfood.com | www.boltongroup.net 

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, 
copy, disclose or take any action based on this message or any information here in. If you have received this message in error, please advise the sender 
immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation. 

 


