administracion@i3te.com

De: Avicola Tratante | Alejandro Campos <acampos@avicolatratante.es>
Enviado el: jueves, 30 de junio de 2022 15:45

Para: administracion@i3te.com

cc: '‘Anxo Mourelle de i3te'

Asunto: RE: PRESUPUESTO PR2206-3157 AVICOLA TRATANTE

Hola:

Reparalo

Gracias

De: administracion@i3te.com <administracion@i3te.com>

Enviado el: jueves, 16 de junio de 2022 10:13

Para: Avicola Tratante | Alejandro Campos <acampos@avicolatratante.es>
CC: 'Anxo Mourelle de i3te' <amourelle@i3te.com>

Asunto: PRESUPUESTO PR2206-3157 AVICOLA TRATANTE

Buenos dias,

Le envio adjunto el presupuesto de la reparacion del terminal biométrico facial.
Quedamos a su disposicién ante cualquier duda.

Muchas gracias
Saludos,
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