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administracion@i3te.com

De: Ines Villamor <ivillamor@promegagalicia.es>
Enviado el: viernes, 22 de julio de 2022 20:39
Para: 'Anxo Mourelle de i3te'; 'Gloria Alvarez'
Asunto: RE: [SPAM] RE: PRESUPUESTO PR2207-3192 PROMEGA

Ok, perfecto. 
Buen finde! 
 

Inés Villamor 
Dtra. Financiera 
PROMEGA 
P. E. Porto do Molle, 
Rúa da Madanela, 18 
nave 7D. 36350 Nigrán. 
T. 986.111.082 F. 986 
111 083 
www.promegagalicia.es  

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el 
destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la 
legislación vigente. Sus datos serán tratados según la siguiente política de privacidad https://promegagalicia.es/politica-de-
privacidad/ 
 

 

De: Anxo Mourelle de i3te <amourelle@i3te.com>  
Enviado el: viernes, 22 de julio de 2022 20:33 
Para: Gloria Alvarez <administracion@i3te.com>; Inés Villamor <ivillamor@promegagalicia.es> 
Asunto: Re: [SPAM] RE: PRESUPUESTO PR2207-3192 PROMEGA 
 
Hola. Ya lo estaba. Es la formalización.  
Buen fin de semama.  
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El 22 jul 2022 18:50 +0200, Ines Villamor <ivillamor@promegagalicia.es>, escribió: 

Buenas tardes Gloria, 
Confirmarte que lo pongas en marcha, pensé que ya lo estaba. Cuando tengas el plazo infórmame. 
Gracias. 
Saludos, 
  
  

Inés Villamor 

Dtra. Financiera 

PROMEGA 

P. E. Porto do Molle, 
Rúa da Madanela, 18 
nave 7D. 36350 Nigrán. 

T. 986.111.082 F. 986 
111 083 

www.promegagalicia.es 

  

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el 
destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la 
legislación vigente. Sus datos serán tratados según la siguiente política de privacidad https://promegagalicia.es/politica-de-
privacidad/ 

  

  
De: administracion@i3te.com <administracion@i3te.com> 
Enviado el: viernes, 22 de julio de 2022 12:51 
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Para: ivillamor@promegagalicia.es 
CC: amourelle@i3te.com 
Asunto: PRESUPUESTO PR2207-3192 PROMEGA 
  
Buenos días 
  
Adjunto les hago llegar el presupuesto correspondiente a PDA TC21 con escáner para lectura en almacén. 
  
Espero sea de su interés, nos mantenemos a la espera de sus noticias. 
  
Muchas gracias 
Saludos, 
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De conformidad con lo 
dispuesto en el 
Reglamento UE 
2016/679 de 
protección de datos de 
las PPFF en el 
tratamiento de datos 

personales,informamos que los datos se incorporan a un fichero cuyo responsable de tratamiento es i3TE IDI, SL, tratados para gestionar comunicacionesen cualquier 
formato para nuestra relación comercial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidady olvido en la dirección antes 

mencionada o en el correo i3te@i3te.com  

 

 

    

   

    
 


